

Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto

---

AIKA 14.12.2021 klo 17:00 - 18:55

PAIKKA Leppiniemen vierasmaja, Saarivirrantie 33, Muhos

**KÄSITELLYT ASIAT**

Pykälät:		Sivu
38	KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	98
39	POIKKEAMISLUPA, 494-403-30-131	99
40	SUUNNITTELUTARVERATKAISU, MÄÄRÄALA KIINTEISTÖSTÄ 494-403-5-64	101
41	KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 740, 767 JA 769 (LUKKARINKANGAS)	104
42	TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT	106
43	MUUT ASIAT	107

## Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto

AIKA 14.12.2021 klo 17:00 - 18:55

PAIKKA Leppiniemen vierasmaja, Saarivirrantie 33, Muhos

## LÄSNÄOLLEET:

JÄSENET	Keränen Veli-Jaakko Airaksinen Kirsti Kylmänen Lari Plaketti Anu Puolitaival Valtteri	puheenjohtaja jäsen varajäsen jäsen jäsen	läsnä etäyhteydellä
POISSA	Happo Jarkko Kuusela Janne	varapuheenjohtaja maankäyttöinsinööri	
MUU	Aimo Manelius Pöykiö Heidi Räisänen Jaakko  Kari Mikko Rämet Jussi Leikas Timo Hiltunen Tarja	kh:n puheenjohtaja kh:n edustaja teknisen lautakunnan puheenjohtaja tekninen johtaja vt.kunnanjohtaja kaavoittaja pöytäkirjanpitäjä	poissa klo 18:23-18:30/§ 43  poistui klo 17:54/§ 42

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## ASIAT

38 - 43 §:t

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lari Kylmänen ja Anu Plaketti

PÖYTÄKIRJAN  
ALLEKIRJOITUS JA  
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS

Veli-Jaakko Keränen  
Tarkastusaika  
Allekirjoitukset

Tarja Hiltunen  
Muhos 16.12.2021

PÖYTÄKIRJAN  
NÄHTÄVILLÄPITO

Lari Kylmänen

Anu Plaketti

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 22.12.2021 lukien.

toimistonhoitaja

Tarja Hiltunen

## KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto 14.12.2021 § 38

PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto myöntää pysyvän läsnäolo- ja puheoikeuden maankäyttö- ja kaavoitusjaoston kokouksiin kaudelle 2021-2025 teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jaakko Räisäselle.

PÄÄTÖS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.

---

POIKKEAMISLUPA, 494-403-30-131

Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto 14.12.2021 § 39

Dnro 158/6.60.604/2021

**Valmistelija: kaavoittaja: Timo Leikas (puh. 044 497 0312)**

Rakennuspaikka: Muhos, 494-403-30-131, pinta-ala 3170 m<sup>2</sup>

Rakennushanke: Omakotitalon (205 m<sup>2</sup>) rakentaminen.

Kiinteistölle haetaan poikkeamislupaa omakotitalon ja autotallin rakentamiseksi Muhoksen kirkonkylän asemakaava-alueella Peltotien varrella sijaitsevalle kiinteistölle. Asemakaavassa kiinteistö on osoitettu rivitalojen korttelialueeksi siten, että se muodostaa yhdessä naapurikiinteistön 494-403-30-132 kanssa yhden ohjeellisen tontin. Kiinteistö on eri omistuksessa ja sille rakennettu rivitaloyhtiö on valmistunut vuonna 1999. Poikkeamisen myöntäminen ei aiheuta kaavoituksellisesta näkökulmasta haittaa kyseessä olevalle asunto-osakeyhtiölle.

Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty rakennuskaavan muutoksena 30.5.1989. Kiinteistö on osoitettu merkinnällä AR (rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue). Kerrosluvuksi on osoitettu I ja rakennusoikeus on osoitettu e-luvulla e=0,30. Rakennusoikeutta on näin ollen 951 k-m<sup>2</sup>. Ohjeellisilla merkinnöillä on osoitettu rivitaloille ja niihin liittyville leikkipaikoille ja autopaikoille ohjeelliset sijainnit.

Kiinteistön länsipuolisista naapuritonteista toinen on osoitettu merkinnällä AO (erillispientalojen korttelialue), ja sillä sijaitsee v. 1948 rakennettu omakotitalo, ja toinen on osoitettu merkinnällä AP (asuinpientalojen korttelialue) ja sillä sijaitsee v. 2000 rakennettu paritalo. Peltotien toisella puolella sijaitsevat naapuritalot ovat omakotitaloja.

Poikkeamisen edellytykset (maankäyttö- ja rakennuslain § 171):

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
- 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeaminen voidaan myöntää, koska poikkeamisen edellytykset täyttyvät.

Poikkeamiselle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukainen erityinen syy:

- poikkeamislupa edistää alueen rakentumista
- korttelialueella on ennestään eri tyyppisiä rakennuksia: omakotitalo, paritalo ja kaksi rivitaloa.

1) Poikkeamista ei saa myöntää, jos se aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle

- kun huomioidaan lähiympäristön muu rakentaminen, poikkeamislupa ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteuttamiselle
- rakennuspaikan käyttöön ei kohdistu muita suunnitelmia

2) Poikkeamista ei saa myöntää, jos se johtaa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista

- rakennuspaikka sijoittuu rakennettuun ympäristöön, jossa ei ole erityisiä luontoarvoja

3) Poikkeamista ei saa myöntää, jos se vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista

- rakennuspaikalla ei ole suojeltuja rakennuksia tai rakenteita

4) Poikkeamista ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

- Poikkeaminen ei johda merkittävään rakentamiseen eikä sen seurauksena synny haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Liitteet: asemapiirustus, tuloste asemakaavasta

KAAVOITTAJAN ESITYS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää poikkeamisluvan kiinteistölle 494-403-30-131. Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

PÄÄTÖS:Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto hyväksyi kaavoittajan esityksen yksimielisesti.

---

Liitteet

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | ASEMAPIIRUSTUS PELTOTIE          |
| 2 | OTE ASEMAKAAVASTA 494-403-30-131 |

## SUUNNITTELUTARVERATKAISU, MÄÄRÄALA KIINTEISTÖSTÄ 494-403-5-64

Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto 14.12.2021 § 40

Dnro 155/6.60.605/2021

**Valmistelija: kaavoittaja Timo Leikas (puh. 044 497 0312)**

Rakennuspaikka: Muhos, Hyrkkäänpysäkkitie, kiinteistötunnus 494-403-5-64, lohkottavan määräalan pinta-ala noin 4000 m<sup>2</sup>.

Rakennushanke: yksiasuntoinen talo 180 k-m<sup>2</sup> ja siihen liittyvä talousrakennus 80 k-m<sup>2</sup>.

Maanomistaja on hakenut suunnittelutarveratkaisua 180 k-m<sup>2</sup> omakotitalon ja siihen liittyvän talousrakennuksen rakentamiseksi Hyrkkäänpysäkkitien varrella sijaitsevasta kiinteistöstä 494-403-5-64 lohkottavalle määräalalle. Kiinteistölle on haettu v. 2018 suunnittelutarveratkaisu, jonka mukainen rakennuslupa on hyväksytty v. 2020. Nyt haettava lupa ei kohdistu samalle rakennuspaikalle.

Naapurikiinteistölle v. 2015 myönnetyn suunnittelutarveratkaisun mukaista rakennuslupaa ei ole haettu määräaikaan mennessä ja päätös on rauennut.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava koostuu 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavoista. Maakuntakaavoissa rakennuspaikka sijoittuu seuraavien merkintöjen alueelle: maaseudun kehittämisen kohdealue (mk-3), matkailun vetovoima-alueen / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv-3) ja valtakunnallisesti arvokas maisema-alue / valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue.

Alueella on voimassa Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä vuonna 2005. Kaava on saanut lainvoiman 25.8.2006. Yleiskaava esitetään kahdella yleiskaavakartalla, joista ensimmäisessä on esitetty tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, keskus- ja liikenneverkko, suojelu- ja virkistysalueet ja merkittävät seudulliset hankkeet, ja toisessa luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat kohteet ja alueet.

Oulun seudun yleiskaavassa rakennuspaikka on osoitettu merkinnällä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Alueelle voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen tai muuhun elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisestä syystä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu maisema- eikä ympäristöhaittaa. Lisäksi aluetta koskee suunnittelusuositus, jonka mukaan asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin, eikä asuinrakentamisesta saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä. Hakemuksen mukaisen rakentamisen katsotaan olevan määräyksessä esitetyn mukaista.

Rakennushankkeen rakennuspaikka sijaitsee Oulujokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, minkä johdosta hankkeesta on pyydetty lausunto Pohjois-Pohjanmaan museolta. Museon lausunnon mukaan ”rakentamaton tila

määräaloinen sijaitsee maisema-alueen takana, metsän reunassa eikä rajoitu vesialueeseen. Lohkottava määräala rajoittuu Hyrkkään pysäkkitiehen, jossa on mahdollisuus liittyä alueella olevaan vesijohtoverkkoon, mutta alueella ei ole viemäriverkostoa. Jätevedet ratkaistaan imeytyskentällä. Uusi rakennettava pihapiiri muodostaa parin vastapäisen asuinpihiirin kanssa, sijoituksella ei ole uhkaa alueen kulttuuriympäristön arvolle eikä museolla ole huomautettavaa suunnittelutarveratkaisusta.”

Rakennuspaikka täyttää Muhoksen kunnan rakennusjärjestyksessä asetetut ehdot.

Naapureiden kuuleminen on suoritettu, eivätkä he ole antaneet hankkeesta huomautuksia.

Suunnittelutarveratkaisu voidaan myöntää, koska suunnittelutarveratkaisun edellytykset (maankäyttö- ja rakennuslain § 137) täyttyvät, eli rakentaminen

1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käyttöön muulle järjestämiselle;

- Myönteinen suunnittelutarveratkaisu ei ole ristiriidassa voimassa olevan kaavan kanssa. Rakennuspaikka on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Alueelle voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen tai muuhun elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisestä syystä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennuspaikka on rakentamiselle ja suunnitellulle käyttötarkoitukselle soveltuva.

2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja

- Rakennuspaikka on hyvin saavutettavissa Hyrkkäänpysäkkitie kautta. Rakennuspaikalle on saatavissa vesiliittymä. Etäisyys Muhoksen kirkonkylän palveluihin on noin 8,5 kilometriä.

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

- Rakentamisella ei ole suuria maisemavaikutuksia. Rakennuspaikka ei aiheuta museon lausunnon mukaan uhkaa alueen kulttuuriympäristön arvolle.

Liite: asemapiirustus, sijaintikartta, ote yleiskaavasta, Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto

**KAAVOITTAJAN ESITYS:** Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto myöntää suunnittelutarveratkaisun määräalalle kiinteistöstä 494-403-5-64, koska maankäyttö- ja rakennuslain § 137 mukaiset ehdot täyttyvät.

**PÄÄTÖS:**Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto hyväksyi kaavoittajan esityksen yksimielisesti.

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet: Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Lunastusmaksu on 500 €.

Tiedoksi: Hakija  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  
Pohjois-Pohjanmaan museo

Liitteet	3	ASEMAPIIRROS HYRKKÄÄN PYSÄKKITIE
	4	SIJAINTIKARTTA 494-403-5-64
	5	YLEISKAAVA 494-403-5-64
	6	MUSEON LAUSUNTO HYRKKÄÄN PYSÄKKITIE



**KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 740, 767 JA 769  
(LUKKARINKANGAS)**

Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto 14.12.2021 § 41

Dnro 146/6.60.603/2021

Valmistelija: kaavoittaja Timo Leikas (puh. 044 497 0312)

Kunnanhallituksen 15.2.2021 § 59 hyväksymässä kaavoituskatsauksessa on linjattu Lukkarinkankaan asuinalueen asemakaavan muutoksen osalta, että se tulee vireille vuoden 2021 aikana. Hanketta on valmisteltu maanhankinnan ja kaavaselvitysten hankinnan kautta. Kunnanhallitus on 8.12.2021 päättänyt hankkia noin 3 ha kokoisen määräalan, joka liittyy kaavoitettavaan alueeseen.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia olemassa olevaan Lukkarinkankaan asuinalueeseen rajautuvan nykyisin maatalouskäytössä olevan alueen osoittamista asuinalueeksi. Rautatiehen rajautuva alueen osa on tavoitteena osoittaa toimitilarakennusten alueeksi, kuten muutkin Kankaanseläntienvarren rautatiehen rajautuvat korttelit on osoitettu. Kaava on asemakaavan muutos. Kaavan valmisteluvaiheessa laaditaan kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta. VE1 on suppeampi pientalovaihtoehto, joka koostuu tavanomaisista omakotitalotonteista. VE2 on laajempi pientalovaihtoehto, joka koostuu omakotitalotonttien lisäksi muutamasta rivi-/pari-/erillistalokorttelista.

Kirkonkylän osayleiskaavassa 2030 suurin osa alueesta on osoitettu merkinnällä AP-1 (pientalovaltainen asuntoalue). Alueen itäosa on osoitettu merkinnällä MA (maisemallisesti arvokas peltoalue). Lisäksi itäosaan on osoitettu uuden Keskustien varaus ja sen viereen kevyen liikenteen yhteystarve ja viheryhteystarve. Rautatiehen rajautuva alueen osa on osoitettu merkinnällä TP (työpaikka-alue). Yleiskaavassa on lisäksi osoitettu rautatien tärinä- ja melualueet. Tärinäalueen osalta on tehty tarkentavia tärinämittauksia marraskuussa 2021.

Kun huomioidaan kunnanhallituksen 8.12.2021 tekemä maanhankintapäätös, kaavanmuutos sijoittuu Muhoksen kunnan omistamille maa-alueille lukuunottamatta kolmea yksityisessä omistuksessa olevaa rakennettua kaavatonttia ja yhtä rakentamatonta kaavatonttia, joka liittyy yhteen rakennetuista tonteista. Nykyisessä asemakaavassa olemassa olevien tonttien osalta muutosten on tarkoitus olla pieniä ja luonteeltaan teknisiä, eikä maanomistajien kanssa ole tarpeen tehdä kaavoitus- ja maankäyttösopimuksia. Voimassa oleva asemakaava kaavanmuutosalueella on hyväksytty 15.6.2000. Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 10,7 ha.

Kaavoittajan esitys: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se käynnistää Kirkonkylän asemakaavan muutoksen kortteleissa 740, 767 ja 769 ja niihin liittyvillä maatalous- ja katualueilla liitekartan mukaisesti.

**PÄÄTÖS:**Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto hyväksyi kaavoittajan esityksen yksimielisesti.

Liitteet

7

LUKKARINKANGAS VIREILLETULO

## TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto 14.12.2021 § 42

## Kunnanvaltuusto

13.9.2021 § 77 Talousarvion 2022 raami

29.11.2021 § 91 Oulujokilaakson maankäytön ja elinympäristön suunnittelun yhteistyösopimuksen päivittäminen

## Kunnanhallitus

14.9.2021 § 362 Kunnan ilmoitusten ilmoittamistapa vaalikaudella 2021-2025 (valtuuston täytäntöönpano)

25.10.2021 § 402 Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteleissa 300-303 (Kirkkosaari)

22.11.2021 § 424 Muhoksen kunnan lausunto ympäristöministeriön luonnoksesta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaki

22.11.2021 §425 Muhoksen kunnan lausunto Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastomaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn kohdalla Jussi Rämetsä poistui kokouksesta klo 17.54

KAAVOITTAJAN ESITYS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto merkitsee tiedoksi annettavat asiat tietoonsa saatetuiksi.

PÄÄTÖS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto hyväksyi kaavoittajan esityksen yksimielisesti.

---

## MUUT ASIAT

Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto 14.12.2021 § 43

Asian kohdalla kaavoittaja otti esille seuraavat asiat

- kuntastrategian toteuttaminen / maapoliittinen ohjelma
  - maankäyttö- ja kaavoitusjaoston alustavat kokouspäivät
  - 8.2.2022
  - 8.3.2022
  - 12.4.2022
  - 10.5.2022
  - 14.6.2022
  - Kirkkosaaren asemakaavan tilanne
-

**OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS:**

-----

Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto

14.12.2021

**OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS**

Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen.

-----

**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Muutoksenhakukielto ja sen peruste

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

§:t 38-39, 41-42

Muu peruste, mikä  
§:t

Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan kunnanhallitukselta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Kunnanhallituksen osoite on: Muhoksen kunnanhallitus, PL 39, 91501 MUHOS.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

-----

Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu.

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja). Valituskirjassa on ilmoitettava:

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perustelut

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

-----

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

-----